










Alba Minerali s.r.l. 

Sede legale: Via Nazario Sauro, 27 
67051 Avezzano (AQ) 

Capitale Sociale € 30.000,00 
tel. +39 3273730242 fax 0863 410797 

C.F. e P.I. 01797900667 – cciaa R.E.A. 121508/AQ
E-mail: albaminerali@gmail.com 

DICHIARAZIONE 

La sottoscritta società Alba Minerali S.r.l (p.i. 01797900667) con sede in Avezzano (AQ) via 

Nazario Sauro n. 27 nella persona dell’amministratore Marco Salucci  C.F.:              dichiara che il 

pagamento di € 200,00 del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera A.N.A.C. n. 1300 del 20 dicembre 2017 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2018 pubblicata sul sito dell’A.N.A.C. non 

è stato effettuato in quanto il QR code non è stato individuato nella documentazione di gara. Il 

semplice CIG 9024449AE5non è stato accettato dalla rete tabaccai abilitati.

Pertanto il contributo verrò pagato non appena il suddetto QR code ci verrà fornito dalla stazione 

appaltante.

Avezzano 9/02/2022 

L’Amministratore 

   Marco Salucci 
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Maurizio Pagliaro

Da: Maurizio Pagliaro
Inviato: mercoledì 16 febbraio 2022 12:46
A: Lucia Del Grosso; 'stefania.trapanese@aric.it'; 'Gianluca Del Conte'
Oggetto: Verifica documentazione amministrativa gara Affidamento in concessione C.S.M.M. 

di Avezzano

Gentilissimi, in riferimento alla gara in oggetto, potete cortesemente verificare tramite AVCpass, che la Soc. Alba 
Minerali S.r.L. ha provveduto ad effettuare il pagamento previsto per legge in favore dell’ANAC. 
Grazie. 
Cordiali saluti. 
 
 

 
Ing. Maurizio Pagliaro 
Dipartimento Infrastrutture e Trasporti - DPE 
Servizio Infrastrutture - DPE018 
Responsabile Ufficio Porti, Aeroporti, Poli Logistici 
Via Catullo 39 – 65127 Pescara 
Tel. Ufficio 085/7672084 
E-mail: maurizio.pagliaro@regione.abruzzo.it 
PEC: dpe018@pec.regione.abruzzo.it 
 



1

Maurizio Pagliaro

Da: stefania.trapanese@aric.it
Inviato: mercoledì 16 febbraio 2022 12:56
A: Maurizio Pagliaro
Cc: Lucia Del Grosso; Gianluca Del Conte
Oggetto: Re: Verifica documentazione amministrativa gara Affidamento in concessione 

C.S.M.M. di Avezzano

Priorità: Alta

Buongiorno, 
in merito alla richiesta del pagamento del contributo di gara, per attivare l'AVCPASS 
è necessario il Numero PASSOE che è tra la documentazione amministrativa prodotta 
dall'operatore economico. 
  
  
Cordiali Saluti 
  
  
ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 
Dott.ssa Stefania Trapanese 
  
  
  
  
l 2022-02-16 12:46 Maurizio Pagliaro ha scritto:  
Gentilissimi, in riferimento alla gara in oggetto, potete cortesemente 
verificare tramite AVCpass, che la Soc. Alba Minerali S.r.L. ha 
provveduto ad effettuare il pagamento previsto per legge in favore 
dell'ANAC.  
 
Grazie.  
 
Cordiali saluti.  
 
Ing. Maurizio Pagliaro  
 
Dipartimento Infrastrutture e Trasporti - DPE  
 
Servizio Infrastrutture - DPE018  
 
Responsabile Ufficio Porti, Aeroporti, Poli Logistici  
 
Via Catullo 39 - 65127 Pescara  
 
Tel. Ufficio 085/7672084  
 
E-mail: maurizio.pagliaro@regione.abruzzo.it  
 
PEC: dpe018@pec.regione.abruzzo.it 
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Maurizio Pagliaro

Da: Gianluca Del Conte <gianluca.delconte@aric.it>
Inviato: mercoledì 16 febbraio 2022 13:17
A: stefania.trapanese@aric.it
Cc: Maurizio Pagliaro; Lucia Del Grosso
Oggetto: Re: Verifica documentazione amministrativa gara Affidamento in concessione 

C.S.M.M. di Avezzano

Su richiesta del RUP ho ricontrollato la documentazione presentata dalla ditta e al posto del Passoe c'è il 
documento del DGUE, inoltre la dichiarazione del non pagamento è anche presente in comprovata imposta 
di bollo. 
 
 
 
Il giorno mer 16 feb 2022 alle ore 12:55 <stefania.trapanese@aric.it> ha scritto: 
Buongiorno, 
in merito alla richiesta del pagamento del contributo di gara, per attivare l'AVCPASS 
è necessario il Numero PASSOE che è tra la documentazione amministrativa prodotta 
dall'operatore economico. 
  
  
Cordiali Saluti 
  
  
ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza 
Dott.ssa Stefania Trapanese 
  
  
  
  
l 2022-02-16 12:46 Maurizio Pagliaro ha scritto:  
Gentilissimi, in riferimento alla gara in oggetto, potete cortesemente 
verificare tramite AVCpass, che la Soc. Alba Minerali S.r.L. ha 
provveduto ad effettuare il pagamento previsto per legge in favore 
dell'ANAC.  
 
Grazie.  
 
Cordiali saluti.  
 
Ing. Maurizio Pagliaro  
 
Dipartimento Infrastrutture e Trasporti - DPE  
 
Servizio Infrastrutture - DPE018  
 
Responsabile Ufficio Porti, Aeroporti, Poli Logistici  
 
Via Catullo 39 - 65127 Pescara  
 
Tel. Ufficio 085/7672084  
 
E-mail: maurizio.pagliaro@regione.abruzzo.it  
 
PEC: dpe018@pec.regione.abruzzo.it 


